
SÖZEL SAYISAL E.A

Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N
HATİCE BUSE 

ÖCALAN
11 10 8,50 4 3 3,25 4 0 4,00 5 4 4,00 9 1 8,75 6 2 5,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 39,00 5,00 20,75

AYŞE UZUN 11 4 10,00 4 4 3,00 4 2 3,50 6 3 5,25 7 4 6,00 9 2 8,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 40,25 0,50 17,00

ŞEVVAL ORAKCI 13 8 11,00 5 3 4,25 4 2 3,50 7 2 6,50 7 4 6,00 6 4 5,00 4 1 3,75 2 5 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 40,00 0,75 19,50

BİLAL TAŞ 10 5 8,75 5 2 4,50 4 2 3,50 7 2 6,50 6 3 5,25 7 3 6,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 38,25 1,00 16,50

ŞUAYİP İLHAN 6 5 4,75 4 5 2,75 5 1 4,75 8 3 7,25 8 3 7,25 5 1 4,75 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35,00 0,00 12,25

İREM YILDIZ 15 8 13,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 4 3,00 8 1 7,75 4 5 2,75 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 38,00 0,00 21,00

EMİRHAN OYMAK 8 12 5,00 4 4 3,00 5 1 4,75 8 3 7,25 7 3 6,25 0 0 0,00 5 1 4,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 31,00 0,00 12,75

YİĞİT ÇAĞLAR ÇAY 5 0 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 8 3 7,25 9 2 8,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 10 -1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32,75 -1,50 11,00
GÜL NİHAL 
TAŞDEMİR

9 8 7,00 3 3 2,25 4 1 3,75 5 3 4,25 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 31,00 0,25 13,25

AYBÜKE COŞKUN 8 4 7,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 2 4,50 5 4 4,00 7 3 6,25 6 0 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30,75 0,00 10,00

SILA AKCE 15 8 13,00 5 2 4,50 3 2 2,50 4 4 3,00 6 3 5,25 3 3 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 34,00 1,00 21,00

YUSUF CAN OĞUZ 7 12 4,00 3 6 1,50 4 2 3,50 8 1 7,75 6 5 4,75 0 0 0,00 5 1 4,75 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26,25 3,50 12,50
FATMANUR 
ÖZYÜREK

10 12 7,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 5 2,75 5 5 3,75 7 4 6,00 6 0 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29,50 0,00 11,00

RUMEYSA ŞENER 14 5 12,75 4 1 3,75 4 2 3,50 7 1 6,75 7 3 6,25 0 0 0,00 0 0 0,00 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 33,00 3,75 23,75

ALPEREN ÖZDOĞAN 4 11 1,25 5 4 4,00 4 2 3,50 8 3 7,25 7 3 6,25 0 4 -1,00 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24,75 0,00 8,75

YILMAZ YAŞAR 8 8 6,00 5 2 4,50 2 1 1,75 5 3 4,25 6 3 5,25 2 0 2,00 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 27,25 0,00 12,25

MELEK USLUADAM 16 8 14,00 3 3 2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 5 3,75 2 1 1,75 5 1 4,75 3 2 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30,25 2,50 20,00

ZARİFE ÖZTÜRK 11 9 8,75 2 2 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 6 2 5,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26,50 0,00 13,75

NEŞE ÇİMEN 9 6 7,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25,00 0,00 11,50

DİLARA KARAKOÇ 13 8 11,00 2 2 1,50 3 3 2,25 4 2 3,50 4 4 3,00 2 7 0,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 26,25 -0,25 14,50

GÜLFATMA AVCI 9 5 7,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 3 3,25 6 2 5,50 2 1 1,75 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25,00 0,00 11,00
EMİR KAAN 

KORKMAZYÜREK
15 3 14,25 7 2 6,50 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 8 15,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24,25 15,00 39,25

ZEYNEP BAYIN 9 8 7,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 5 2 4,50 0 0 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21,50 1,50 15,25

2023-2024 12. SINIF AYT DENEME 8 (ULTİ) / 24.04.2024

T.D.E TARİH 1 COĞ 1 TARİH 2 COĞ 2 FELSEFE DİN MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ



AYŞENUR GÜRVELİK 6 12 3,00 2 2 1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 5 5 3,75 3 0 3,00 5 1 4,75 3 3 2,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19,00 2,25 9,00

RANA DİREN 9 8 7,00 2 0 2,00 4 1 3,75 0 0 0,00 6 1 5,75 0 0 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21,25 1,50 14,25
MUHAMMET 
KOCAKAYA

0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 10 17,50 4 6 2,50 10 2 9,50 10 1 9,75 0,00 39,25 17,50

MUSTAFA FİDANCI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 5 14,75 11 2 10,50 7 5 5,75 7 5 5,75 0,00 36,75 14,75

AYBÜKE BAKKAR 7 9 4,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 4 4,00 4 6 2,50 3 3 2,25 5 1 4,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19,75 0,00 6,25

EYLÜL KURTUL 11 9 8,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 5 1,75 4 2 3,50 3 0 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22,25 0,00 11,50
GÜLCE NAVRUZ 

KARATAŞ
17 6 15,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 4 4 3,00 5 0 5,00 0 0 0,00 4 4 3,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 28,00 3,00 20,00

YUSUF RÜZGAR 2 0 2,00 4 5 2,75 5 1 4,75 5 4 4,00 2 1 1,75 0 0 0,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16,25 0,00 9,50
AYŞE MEHLİKA 

ÖZTÜRK
13 4 12,00 3 3 2,25 4 1 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11 1 10,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18,00 10,75 28,75

NUR ÇAY 7 7 5,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 3 4,25 5 1 4,75 3 0 3,00 0 0 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 14,25 5,00 8,25

HALİT ARDA SEBAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 9 11,75 6 4 5,00 5 4 4,00 9 3 8,25 0,00 29,00 11,75
ZEHRA NUR 
ŞAHİNGÖZ

10 4 9,00 2 4 1,00 6 0 6,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 6 3 5,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15,75 5,25 21,25

EYLÜL BOZLAR 11 10 8,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 5 1 4,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18,00 -0,50 8,50

SUDE HANIM AYIK 10 9 7,75 2 0 2,00 5 0 5,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 8 5,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14,75 5,00 19,75

GÜLSEN ÖZYÜREK 14 9 11,75 2 2 1,50 3 3 2,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 7 18,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15,50 18,25 33,75

BUĞRA GÖK 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18 7 16,25 7 6 5,50 5 3 4,25 6 7 4,25 0,00 30,25 16,25

ELİF ŞENYÜZ 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 5 12,75 0 0 0,00 9 2 8,50 6 4 5,00 0,00 26,25 12,75

ŞULE POLAT 7 1 6,75 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 7 7,25 5 2 4,50 3 2 2,50 4 5 2,75 7,50 17,00 14,75

NUH SAMET ORAKCI 9 8 7,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15,25 0,00 9,00

NESLİHAN ÇOBAN 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 6 6,50 4 2 3,50 3 2 2,50 6 1 5,75 0,00 18,25 6,50

ZEYNEP NUR AYKUR 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 7 8,25 4 3 3,25 4 2 3,50 5 4 4,00 0,25 19,00 8,50

BEYZA BULUT 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 5 10,75 2 4 1,00 4 1 3,75 6 5 4,75 0,00 20,25 10,75

RABİA DİREN 12 6 10,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14,00 -0,25 13,75

OZAN SOLAK 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 7 4,25 3 1 2,75 5 3 4,25 4 1 3,75 0,00 15,00 4,25
SÜMEYYE 

YARADANAKUL
0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 2 7,50 5 8 3,00 5 6 3,50 4 7 2,25 0,00 16,25 7,50



MUHAMMET OSMAN 
DÜĞENCİ

3 15 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 6 13,50 4 5 2,75 3 1 2,75 4 3 3,25 -1,75 22,25 11,75
LEYYA HİRA 

BİLDİREN
0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 3 9,25 3 4 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0,00 14,00 9,25

ALİ KAAN BECEK 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 9 11,75 3 7 1,25 2 2 1,50 2 5 0,75 0,00 15,25 11,75
BEDRİYE AYŞE 

YILDIRIM
9 11 6,25 2 5 0,75 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8,25 0,00 8,25

NİHAL FATMA ÇALIK 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 4 14,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 0,00 16,50 14,00

ALİ ALBOSTANLI 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11 8 9,00 3 5 1,75 2 1 1,75 2 5 0,75 0,00 13,25 9,00

SEDA YILMAZ 4 6 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3,25 0,00 2,50

7,24 5,53 5,85 2,11 # 1,69 2,20 1,24 1,89 2,49 1,35 2,15 3,02 # 2,59 1,84 ## 1,59 2,18 # 2,04 5,44 ### 4,64 1,22 ## 0,91 1,25 0,71 1,08 1,49 ## 1,22


