
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

YOZGAT BOĞAZLIYAN BOĞAZLIYAN ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 1.DENEME 59 59 110 4430

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,2 6,5 8,58 12,9 5,3 11,60 8,1 5,4 6,74 9,8 5,4 8,43 41,0 22,6 35,35 212,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 10,9 7,0 9,16 14,6 6,0 13,12 1,9 4,4 0,78 1,7 2,4 1,07 29,1 19,7 24,13 190,280 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 İREM ARI 11D 23 2 22,50 22 8 20,00 7 5 5,75 52 15 48,25 248,573 2 2 1367 311,967 2 3 248 140,651 2 9 2518 255,864 1 1 583

2 3699 SANİYE ERKOÇ 11D 20 4 19,00 25 5 23,75 7 3 6,25 52 12 49,00 250,603 1 1 1304 315,862 1 1 212 143,079 1 8 2473 240,200 2 2 849

3 3756 RABİA KILIÇASLAN 11C 20 3 19,25 20 5 18,75 5 6 3,50 45 14 41,50 233,674 1 4 1805 289,162 2 7 592 129,723 1 14 2813 229,072 1 3 1099

4 3731 EYLÜL SILA ÖZTÜRK 11B 22 3 21,25 23 5 21,75 1 8 -1,00 46 16 42,00 234,607 1 3 1768 315,086 1 2 217 107,866 10 58 4242 219,008 1 4 1299

5 3713 CEYLİN ÖZDAL 11B 19 5 17,75 15 8 13,00 3 3 2,25 37 16 33,00 214,660 2 12 2388 254,551 2 14 1331 123,651 1 19 3013 215,752 2 5 1371

6 3725 AYŞENUR BUDAK 11A 12 2 11,50 5 3 4,25 8 5 6,75 25 10 22,50 191,600 10 32 3057 184,431 12 45 2761 145,508 5 5 2411 204,056 1 6 1646

7 3741 NUR 11D 19 6 17,50 22 7 20,25 2 10 -0,50 43 23 37,25 224,264 4 7 2100 291,334 4 6 548 110,295 11 48 4098 202,064 3 7 1704

8 3717 HATİCE KEŞLİK 11D 18 10 15,50 22 5 20,75 4 9 1,75 3 4 2,00 47 28 40,00 230,717 3 5 1900 281,848 5 8 700 131,134 3 13 2769 201,976 4 8 1708

9 3689 GÜLER MAYDA 11C 18 3 17,25 17 8 15,00 1 6 -0,50 36 17 31,75 211,891 4 14 2494 262,976 3 10 1154 110,295 14 48 4098 200,784 2 9 1735

10 3712 AYŞE NUR BOYLU 11D 19 7 17,25 22 6 20,50 1 7 -0,75 42 20 37,00 223,725 5 8 2110 292,281 3 5 528 109,080 13 55 4189 199,656 5 10 1769

11 3757 YUSUF TANIŞ 11C 19 11 16,25 24 6 22,50 43 17 38,75 227,766 2 6 1987 295,687 1 4 475 112,723 8 34 3540 197,920 3 11 1821

12 3729 SUDENAZ TOLU 11B 17 5 15,75 13 12 10,00 1 6 -0,50 31 23 25,25 197,386 4 26 2913 232,902 4 19 1833 110,295 8 48 4098 193,104 3 12 1936

13 4012 İREM ÖNALAN 11C 15 9 12,75 21 8 19,00 4 9 1,75 40 26 33,50 216,272 3 11 2350 262,299 4 11 1174 121,223 3 21 3088 187,896 4 13 2087

14 50001 PELİN DENİZ 11C 17 9 14,75 16 11 13,25 0 3 -0,75 33 23 27,25 201,991 6 21 2787 243,397 5 15 1585 109,080 18 55 4189 186,856 5 14 2113

15 3734 ELÇİN BARAN 11A 16 7 14,25 10 4 9,00 3 15 -0,75 7 15 3,25 36 41 25,75 198,756 7 24 2876 219,174 5 24 2132 126,445 12 16 2924 184,296 2 15 2182

16 3718 ELİF BAHRAN 11A 11 5 9,75 6 7 4,25 10 7 8,25 27 19 22,25 191,453 11 33 3062 155,242 15 55 3145 174,217 1 1 1975 183,816 3 16 2198

17 3789 BATUHAN ÖZTÜRK 11A 11 3 10,25 11 5 9,75 4 4 3,00 4 8 2,00 30 20 25,00 197,416 8 25 2912 204,060 8 32 2427 136,947 8 10 2616 180,736 4 17 2275

18 3679 NEJLA 11D 14 8 12,00 16 8 14,00 2 4 1,00 32 20 27,00 201,694 8 22 2795 232,358 8 20 1844 117,580 5 26 3267 180,672 6 18 2277

19 3658 GÜL KOZAN 11D 15 14 11,50 21 7 19,25 2 2 1,50 38 23 32,25 213,576 7 13 2433 255,926 7 13 1299 120,009 4 23 3155 180,368 7 19 2284

20 3719 HÜSNA ÖZLÜ 11A 14 3 13,25 14 1 13,75 0 2 -0,50 6 6 4,50 34 12 31,00 210,724 3 16 2526 238,447 2 17 1708 132,589 10 12 2721 180,304 5 20 2286

21 2224 İSA ÖZMEN 11A 12 5 10,75 20 0 20,00 4 7 2,25 3 9 0,75 39 21 33,75 217,052 1 9 2330 259,527 1 12 1230 127,174 11 15 2907 179,912 6 21 2306

22 3737 MUSTAFA İNCİ 11D 14 6 12,50 23 6 21,50 0 2 -0,50 37 14 33,50 216,297 6 10 2349 273,419 6 9 896 110,295 11 48 4098 176,464 8 22 2395

23 0 NAZ İLASLAN 11C 15 15 11,25 19 9 16,75 2 8 0,00 36 32 28,00 204,021 5 20 2730 242,515 6 16 1606 112,723 8 34 3540 172,320 6 23 2498

24 3692 RAVZA DAĞER 11A 11 6 9,50 16 6 14,50 2 1 1,75 7 9 4,75 36 22 30,50 209,968 4 17 2555 225,243 4 22 2006 144,645 6 6 2435 171,256 7 24 2536

25 3764 NİSA 11A 12 6 10,50 11 1 10,75 2 2 1,50 25 9 22,75 192,305 9 30 3042 211,178 7 30 2291 119,814 15 25 3190 168,480 8 25 2601

26 3771 FATMA GÜL ÖZTÜRK 11B 13 10 10,50 11 9 8,75 24 19 19,25 184,371 6 41 3256 199,901 7 38 2501 112,723 4 34 3540 168,480 4 25 2601

27 3781 MEHMET KÖSE 11A 9 7 7,25 13 3 12,25 6 10 3,50 7 8 5,00 35 28 28,00 204,559 6 19 2718 202,110 9 34 2459 155,780 3 3 2235 167,632 9 27 2618

28 3724 SONGÜL  BARAN 11D 11 3 10,25 14 5 12,75 25 8 23,00 192,848 9 28 3025 218,208 9 26 2155 112,723 7 34 3540 167,200 9 28 2626

29 3738 ELİF SÖNMEZ 11C 10 5 8,75 13 5 11,75 23 10 20,50 187,358 10 35 3170 206,955 10 31 2381 112,723 8 34 3540 159,520 7 29 2840

30 3621 IRMAK ÖZTÜRK 11C 11 8 9,00 16 8 14,00 0 2 -0,50 27 18 22,50 191,842 8 31 3053 218,278 8 25 2153 110,295 14 48 4098 158,544 8 30 2874
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31 3688 AYHAN ARDA MUTLU 11A 9 7 7,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 16 16 12,00 168,382 16 54 3594 154,575 16 56 3151 123,832 14 18 3006 156,352 10 31 2943

32 3733 ÇETİN İNAT 11A 10 8 8,00 14 1 13,75 2 9 -0,25 11 6 9,50 37 24 31,00 211,383 2 15 2509 212,372 6 29 2263 156,437 2 2 2228 154,552 11 32 2981

33 3722 AHMET ERSÖZ 11A 10 10 7,50 10 3 9,25 2 7 0,25 4 15 0,25 26 35 17,25 180,162 14 44 3347 190,029 11 41 2666 116,435 16 27 3323 154,248 12 33 2991

34 3676 GÜLAY AKSAN 11C 10 11 7,25 14 8 12,00 24 19 19,25 184,686 13 40 3244 199,373 13 39 2511 112,723 8 34 3540 151,840 9 34 3048

35 112 BEKİR ARDA BARUT 11A 10 13 6,75 20 7 18,25 1 3 0,25 7 11 4,25 38 34 29,50 207,966 5 18 2617 228,138 3 21 1944 136,077 9 11 2635 150,408 13 35 3092

36 3749 KAAN OLGUN 11A 7 1 6,75 13 2 12,50 1 3 0,25 1 2 0,50 22 8 20,00 186,440 13 38 3197 200,556 10 37 2489 115,647 17 28 3389 150,408 13 35 3092

37 3735 TUANA KEŞLİK 11C 8 8 6,00 18 9 15,75 4 12 1,00 1 0 1,00 31 29 23,75 194,981 7 27 2972 212,723 9 28 2254 122,764 2 20 3038 149,952 10 37 3102

38 3739 TUANA BARAN 11B 10 9 7,75 20 4 19,00 0 5 -1,25 2 6 0,50 32 24 26,00 199,867 3 23 2847 235,849 3 18 1770 108,787 9 57 4224 148,760 5 38 3132

39 3674 BETÜL ÇAY 11C 5 1 4,75 8 8 6,00 3 5 1,75 16 14 12,50 169,714 18 53 3566 161,108 18 54 3060 121,223 3 21 3088 146,936 11 39 3182

40 3706 ELİF ÖZEN 11B 9 11 6,25 15 9 12,75 24 20 19,00 184,220 7 42 3260 202,012 6 35 2461 112,723 4 34 3540 146,720 6 40 3184

41 0 ŞEYDANUR 11D 7 5 5,75 7 5 5,75 14 10 11,50 167,363 12 55 3615 163,003 12 52 3033 112,723 7 34 3540 144,160 10 41 3265

42 3755 EFE AŞIK 11C 7 6 5,50 13 10 10,50 20 16 16,00 177,531 15 47 3401 185,439 15 43 2738 112,723 8 34 3540 142,880 12 42 3298

43 3732 DENİZ NANECİ 11C 6 3 5,25 13 7 11,25 2 7 0,25 21 17 16,75 179,245 14 45 3370 188,007 14 42 2704 113,937 6 31 3483 142,728 13 43 3308

44 3769 SUDENAZ AYDOĞAN 11C 6 4 5,00 17 9 14,75 1 3 0,25 24 16 20,00 186,595 11 37 3194 202,459 11 33 2452 113,937 6 31 3483 141,448 14 44 3339

45 3730 TUNAY OFLAZ 11B 7 8 5,00 10 8 8,00 2 7 0,25 19 23 13,25 171,381 8 50 3527 170,770 9 49 2945 113,937 3 31 3483 141,448 7 44 3339

46 3705 NURGÜL A 11A 7 6 5,50 8 1 7,75 1 6 -0,50 5 8 3,00 21 21 15,75 177,057 15 48 3413 170,734 14 50 2947 124,873 13 17 2973 140,624 15 46 3361

47 3743 BUSE NAZ PALA 11B 9 14 5,50 19 9 16,75 0 4 -1,00 3 6 1,50 31 33 22,75 192,790 5 29 3027 214,876 5 27 2212 115,095 2 30 3442 138,368 8 47 3432

48 3716 NUR CANKURTARAN 11C 9 16 5,00 13 14 9,50 0 2 -0,50 22 32 14,00 173,071 16 49 3494 177,692 16 46 2851 110,295 14 48 4098 138,064 15 48 3439

49 3768 MUALLA AKTAŞ 11A 5 0 5,00 5 7 3,25 10 7 8,25 160,693 17 57 3722 108,832 17 58 3718 151,255 4 4 2305 137,280 16 49 3467

50 3721 MUSTAFA BUDAK 11D 5 5 3,75 16 7 14,25 1 2 0,50 22 14 18,50 183,335 10 43 3284 194,484 10 40 2610 115,152 6 29 3407 136,176 11 50 3490

51 3693 EMRİYE MUŞ 11C 4 5 2,75 11 9 8,75 2 2 1,50 17 16 13,00 171,035 17 51 3537 162,412 17 53 3040 120,009 5 23 3155 135,568 16 51 3497

52 4000 NİSA EĞİLMEZ 11D 4 3 3,25 9 10 6,50 13 13 9,75 163,661 13 56 3675 152,938 13 57 3165 112,723 7 34 3540 131,360 12 52 3640

53 3770 DEVRİMÇAKICI 11B 5 9 2,75 12 7 10,25 17 16 13,00 171,035 9 51 3537 171,229 8 48 2940 112,723 4 34 3540 128,800 9 53 3720

54 3704 BATUHAN KAYA 11D 3 2 2,50 14 1 13,75 17 3 16,25 178,385 11 46 3392 185,192 11 44 2744 112,723 7 34 3540 127,520 13 54 3752

55 3641 AHMET AKİF BABAYİĞİT 11C 4 5 2,75 21 6 19,50 0 2 -0,50 25 13 21,75 190,758 9 34 3087 219,381 7 23 2128 110,295 14 48 4098 126,544 17 55 3783

56 0 RAMAZAN 11C 7 19 2,25 19 7 17,25 4 16 0,00 30 42 19,50 185,735 12 39 3217 201,140 12 36 2481 112,723 8 34 3540 126,240 18 56 3795

57 3711 ÇETİN  TEKİN 11A 3 8 1,00 13 3 12,25 3 9 0,75 8 8 6,00 27 28 20,00 187,163 12 36 3179 171,919 13 47 2928 144,214 7 7 2451 123,224 17 57 3881

58 3750 ESMA NUR KAYA 11B 0 0 0,00 108,832 10 58 3718 112,723 4 34 3540 114,720 10 58 4103

59 8500 ENES BERAT KAPLAN   5 24 -1,00 17 12 14,00 0 7 -1,75 22 43 11,25 170,228 1 51 2951 104,223 1 59 4348 101,704 1 59 4372
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