
Genel

Adı Toplam

Soyadı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N N
KAYRA KAĞAN GARİP 11 A 23 14 19,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 23 4 22,00 3 4 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 56,25

HATİCE KEŞLİK 11 D 22 15 18,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 13 4 12,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 41,75

NECİBE NUR PEKYÜREK 11 D 25 13 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 5 2,75 4 2 3,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 37,25

ÖMER KARADOĞAN 11 A 17 6 15,50 4 0 4,00 1 1 0,75 0 0 0,00 2 0 2,00 12 6 10,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 38,50

MUSTAFA CAN KOÇYİĞİT 11 C 27 11 24,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 34,50

HÜSNANUR ÖZLÜ 11 A 22 11 19,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 6 1 5,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 36,25

SANİYE SILA ERKOÇ 11 D 31 6 29,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 8 4 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 0 0,00 45,50

ÇETİN İNAT 11 A 16 11 13,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 6 6 4,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 29,50

SEVİLAY İREM ÖNALAN 11 C 23 11 20,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 4 0,00 5 8 3,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 34,00

İSA MERT ÖZMEN 11 A 31 7 29,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 0 0,00 3 1 2,75 5 3 4,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 42,00

RABİA KILIÇASLAN 11 C 26 10 23,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 9 2,75 0 0 0,00 2 0 2,00 1 3 0,25 35,00

İREMSU AVCIOĞLU 11 B 18 19 13,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 24,50

MELİKE ŞAHİNGÖZ 11 E 20 14 16,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 7 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 27,75

İREM SU ARI 11 D 26 13 22,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 4 2,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 32,25

ECEM TÜRKMENOĞLU 11 C 27 9 24,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38,25

RAVZA GÜL DAĞER 11 A 16 12 13,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 8 0 8,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 29,00

MUSTAFA BUDAK 11 D 20 14 16,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24,75

FATMA GÜL ÖZTÜRK 11 B 17 16 13,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 0 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 24,25

ÇETİN TEKİN 11 A 18 15 14,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 0 0,00 3 1 2,75 10 7 8,25 3 4 2,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 29,50

EFE ÖZDEMİR 11 A 13 11 10,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 5 2 4,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 0 0,00 23,25

GÜLER MAYDA 11 C 23 12 20,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 8 3 7,25 0 0 0,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 33,00

HAYRUNNİSA DOĞRU 11 A 19 13 15,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 0 0,00 23,00

MEHMET KÖSE 11 A 25 13 21,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 0 0,00 1 2 0,50 12 3 11,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 38,00

IRMAK ÖZTÜRK 11 C 22 15 18,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 27,00

BEYZA BOLAT 11 A 20 13 16,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 0 0,00 2 2 1,50 3 8 1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 24,00

TUANA KEŞLİK 11 C 23 15 19,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 6 9 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 29,25

AYŞE NUR BOYLU 11 D 17 17 12,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 2 3,50 3 0 3,00 2 1 1,75 0 0 0,00 23,50

SUDENAZ TOLU 11 B 18 8 16,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 24,25

MUSTAFA İNCİ 11 D 13 5 11,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 18,75

AHMET ERSÖZ 11 A 15 13 11,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 6 4 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 0 0 0,00 23,50

GÜLAY AKSAN 11 C 21 17 16,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 23,75

BUSE NAZ PALA 11 B 16 17 11,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 2 5,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 23,00

AYHAN ARDA MUTLU 11 A 14 16 10,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 5 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 19,75
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VEFA CAN VURAL 11 E 21 12 18,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 15 6 13,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 35,00

FATMA ALBAYRAK 11 D 18 12 15,00 4 0 4,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 7 3 6,25 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 26,25

ELİF BAHRAN 11 A 13 10 10,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 1 12,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 29,00

CİHAN EMRE KARAEL 11 A 8 13 4,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 0 3,00 8 7 6,25 3 4 2,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 17,25

BİRGÜL ORHAN 11 B 21 17 16,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 25,25

DİLARA İLHAN 11 D 15 14 11,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 0 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 0 0,00 17,50

SEVİMSU AVCIOĞLU 11 C 21 15 17,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 6 6 4,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 0 0,00 25,50

GÖRKEM AYDOĞAN 11 D 14 19 9,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15,50

NEJLA FİDANCI 11 D 18 16 14,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 6 5 4,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 0 0,00 23,50

ALANUR AYGÜNER 11 C 18 17 13,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 0 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 19,75

MEHMET ALATLI 11 B 20 14 16,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 2 4,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24,75

ELANUR MAVİLİ 11 B 19 16 15,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 22,00

AHMET BATUHAN ÖZTÜRK 11 A 14 9 11,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 5 13 1,75 2 4 1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 18,75

YUSUF METE KARABULUT 11 B 13 27 6,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 9 15 5,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 16,25

SUDE NAZ AYDOĞAN 11 C 17 19 12,25 0 0 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16,75

PELİN DENİZ 11 C 16 14 12,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 16,75

ELİF SÖNMEZ 11 C 18 17 13,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21,00

BATUHAN KAYA 11 D 11 5 9,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 15,75

SEVDİYE GÜLEÇ 11 B 17 19 12,25 2 1 1,75 1 3 0,25 0 0 0,00 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 0 0,00 19,75

TUANA TEKMİLE BARAN 11 B 21 12 18,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 0 0,00 1 3 0,25 0 8 -2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 20,25

ÖMER BAHADIR UÇAR 11 A 18 16 14,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 4 0,00 17,75

BETÜL ÇAY 11 C 14 10 11,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 4 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19,25

ŞÜKRÜYENUR 
CANKURTARAN

11 C 19 16 15,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18,75

HATİCE KÜBRA GÜLEÇ 11 E 22 14 18,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 0 0,00 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21,75

CEYLİN ÖZDAL 11 B 22 9 19,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 1 1,75 3 8 1,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 24,00

TUANA AKDEMİR 11 A 20 16 16,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 3 7 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 22,25

KADİR KAAN OLGUN 11 A 19 9 16,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 0 0,00 1 2 0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22,75

RAMAZAN ALPASLAN 11 C 4 9 1,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 2 3,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10,00

ELİF ÖZEN 11 B 18 17 13,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 18,50

MUHAMMET YUSUF TANIŞ 11 C 19 21 13,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 1 0 1,00 17,50

HATİCE NAZ İLASLAN 11 C 21 19 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19,75

MUALLA AKTAŞ 11 A 12 0 12,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 0 2,00 13 5 11,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25,75

AYŞENUR BUDAK 11 A 31 5 29,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 4 8,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 37,75

NUREFŞAN CANAGİR 11 B 8 10 5,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 0 0,00 6 1 5,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14,25

EMRULLAH EROĞLU 11 D 12 14 8,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 0 0,00 1 2 0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11,75

TUNAY OFLAZ 11 B 10 20 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 8,25

ELÇİN BARAN 11 A 13 22 7,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 8 20 3,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 1 4 0,00 13,75

NEJMİYE KORKMAZ 11 D 14 15 10,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 0 0,00 1 2 0,50 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 11,25



AHMET AKİF BABAYİĞİT 11 C 15 7 13,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 0 0,00 1 2 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 16,25

HÜMEYRA AKBABA 11 E 13 25 6,75 3 0 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9,25

ESMA NUR KAYA 11 B 12 19 7,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 13,00

NURGÜL AÇIKGÖZ 11 A 9 5 7,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 10 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 0 0,00 11,00

FUAT DEVRİM ÇAKICI 11 B 12 19 7,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9,50

SEVGİ SUDE YALMAN 11 E 28 11 25,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 25,25

YİĞİT UÇAR 11 E 16 23 10,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 3 3,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 15,00

KADRİYE DEMİR 11 C 13 21 7,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 0 0,00 9,75

ALEYNA DENİZ KARAKOÇ 11 B 7 17 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 0 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 4,75

ENES BERAT KAPLAN 11 B 13 17 8,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 10 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 10,00

DUDU BUSE ÖZKAN 11 E 19 20 14,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 14,00

LATİFE NUR TÜRKMEN 11 D 12 22 6,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8,00

ISMAYIL HAJIYEV 11 A 5 7 3,25 2 0 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 5 6 3,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 7,50

SONGÜL BARAN 11 D 15 12 12,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12,00

EMRİYE MUŞ 11 C 6 14 2,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 12 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3,50

İBRAHİM EFE AŞIK 11 C 12 23 6,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 5,00

GÜL KOZAN 11 D 22 16 18,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 0 5 -1,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 16,25

### ### 14,03 2,18 1,73 1,75 1,09 2,07 0,57 0,67 1,15 0,38 1,41 2,06 0,89 4,22 4,11 3,19 1,19 1,76 0,75 0,95 1,05 0,69 0,38 1,19 0,08 22,34


