
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

YOZGAT BOĞAZLIYAN Boğazlıyan Anadolu Lisesi ÇAP 4 AYT 75 78 95 7239

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 17,3 9,9 14,81 12,8 9,5 10,44 12,8 5,1 11,49 12,0 10,6 9,34 54,9 35,1 46,08 207,030 206,940 206,060

Okul Ortalaması 21,6 10,0 19,08 15,0 8,9 12,78 5,1 3,1 4,31 5,8 5,5 4,47 47,5 27,4 40,64 231,740 155,810 219,180

KATILIMLAR

1 11 IRAZ CO KUN 12F 34 6 32,50 11 8 9,00 13 8 11,00 8 3 7,25 33 5 31,75 16 8 14,00 115 38 105,50 230,233 29 1210 181,273 9 2603 345,755 1 110

2 32 NURAY 12F 30 8 28,00 15 4 14,00 6 3 5,25 5 2 4,50 34 6 32,50 17 3 16,25 13 4 12,00 120 30 112,50 313,415 6 233 169,678 13 2959 337,690 2 137

3 3785 İSHAK BİROL KARATAŞ 12C 22 15 18,25 16 1 15,75 12 4 11,00 6 4 5,00 31 4 30,00 18 4 17,00 3 2 2,50 108 34 99,50 309,328 7 266 149,450 20 3771 304,185 3 355

4 58 MEHMET ZENGİN 12D 34 6 32,50 15 3 14,25 5 0 5,00 7 6 5,50 31 5 29,75 26 7 24,25 118 27 111,25 349,833 3 74 302,830 4 367

5 90 İSMAİL DOĞAN 12C 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 33 5 31,75 29 8 27,00 6 14 2,50 111 50 97,74 359,542 2 51 136,744 27 4456 300,117 5 395

6 3 DAMLA SNSR 12F 24 16 20,00 11 7 9,25 4 2 3,50 5 4 4,00 33 7 31,25 29 6 27,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 110 46 98,50 360,733 1 49 136,368 30 4486 299,845 6 400

7 63 RÜMEYSA YERKEL 12C 31 7 29,25 9 8 7,00 2 1 1,75 3 1 2,75 33 6 31,50 18 10 15,50 96 33 87,75 300,303 9 337 296,920 7 420

8 51 MUSTAFA GÖĞÜŞ 12C 23 9 20,75 8 8 6,00 9 1 8,75 31 6 29,50 4 1 3,75 75 25 68,75 210,655 40 1636 139,458 26 4298 291,378 8 496

9 15 MAHMUT MANGAL 12F 24 7 22,25 13 7 11,25 6 6 4,50 4 4 3,00 31 8 29,00 29 11 26,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 111 48 99,00 349,588 4 76 140,515 25 4230 291,210 9 500

10 38 SUDE AÇIKGÖZ 12D 28 9 25,75 16 2 15,50 1 2 0,50 3 1 2,75 30 3 29,25 25 10 22,50 103 27 96,25 332,103 5 139 288,598 10 528

11 0 YOZGAT 12C 26 13 22,75 10 6 8,50 10 3 9,25 7 6 5,50 30 7 28,25 1 3 0,25 84 38 74,50 212,175 38 1603 286,485 11 564

12 29 FIRAT SUNGUR 12F 24 11 21,25 9 9 6,75 7 2 6,50 30 5 28,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 74 32 66,00 206,293 41 1741 136,710 29 4461 284,703 12 587

13 93 ÇELİK 12F 23 13 19,75 7 10 4,50 2 3 1,25 1 0 1,00 30 5 28,75 4 4 3,00 67 35 58,25 202,870 43 1834 128,965 40 4892 276,745 13 700

14 0 BERAT GÖĞÜŞ 12C 23 11 20,25 8 12 5,00 4 5 2,75 2 2 1,50 30 9 27,75 1 4 0,00 68 43 57,25 201,490 44 1868 268,100 14 862

15 27 ZEHRA BAŞ 12B 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 27 13 23,75 25 15 21,25 3 3 2,25 98 54 83,74 304,657 8 304 136,226 31 4494 258,547 15 1111

16 46 SILA 12D 26 11 23,25 9 4 8,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 4 25,00 19 7 17,25 81 28 74,00 284,840 11 466 255,833 16 1178

17 213 KARDEL N BAYAR 12F 18 12 15,00 9 5 7,75 2 2 1,50 2 1 1,75 26 5 24,75 15 8 13,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 73 35 64,25 258,705 16 764 122,633 43 5144 251,083 17 1298

18 70 EMİNE 12D 24 15 20,25 10 7 8,25 1 0 1,00 26 8 24,00 22 4 21,00 83 34 74,50 300,303 9 337 248,720 18 1386

19 110 FURKAN T 12C 15 12 12,00 8 6 6,50 2 0 2,00 26 6 24,50 2 2 1,50 53 26 46,50 186,785 49 2297 120,980 48 5185 246,770 19 1444

20 81 UMUT KUMAŞCI 12F 18 13 14,75 9 5 7,75 2 2 1,50 1 1 0,75 26 12 23,00 3 5 1,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 62 45 50,75 193,520 46 2095 122,390 44 5150 243,198 20 1550

21 3776 GAMZE 12A 29 9 26,75 12 3 11,25 9 4 8,00 9 6 7,50 17 4 16,00 15 0 15,00 6 2 5,50 10 6 8,50 107 34 98,50 257,088 18 790 202,455 6 2117 241,020 21 1626

22 43 BERAT ÖZER 12F 23 12 20,00 10 4 9,00 2 2 1,50 4 5 2,75 23 5 21,75 19 4 18,00 1 3 0,25 3 2 2,50 85 37 75,75 279,518 13 527 142,135 24 4137 240,905 22 1632

23 8 ESMA GÜL 12D 32 7 30,25 8 8 6,00 3 1 2,75 3 2 2,50 23 11 20,25 14 16 10,00 83 45 71,75 237,210 21 1091 240,025 23 1661

24 28 GÜLCAN 12F 25 11 22,25 9 6 7,50 5 3 4,25 9 5 7,75 22 8 20,00 70 33 61,75 183,978 50 2369 238,930 24 1700

25 23 ALEYNA AKDOĞAN 12D 29 8 27,00 11 4 10,00 2 0 2,00 4 0 4,00 22 9 19,75 20 11 17,25 88 32 80,00 274,505 14 572 238,628 25 1715

26 53 BUSE SANCAK 12F 24 10 21,50 12 6 10,50 4 3 3,25 1 2 0,50 23 11 20,25 11 3 10,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 76 37 66,75 235,690 22 1114 131,330 36 4779 236,908 26 1785

27 106 GÖKÇE 12F 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 21 8 19,00 7 3 6,25 3 2 2,50 74 36 64,24 211,127 39 1629 136,744 27 4456 234,709 27 1859

28 89 AYLİN 12F 29 9 26,75 12 4 11,00 4 3 3,25 6 1 5,75 20 9 17,75 18 12 15,00 2 3 1,25 91 41 80,75 258,543 17 768 142,720 23 4097 234,408 28 1876

29 56 GÜLPERİ GÜNDOĞDU 12B 27 13 23,75 9 11 6,25 3 2 2,50 6 9 3,75 23 12 20,00 21 9 18,75 89 56 75,00 279,675 12 523 234,063 29 1882

30 92 ŞEYMA 12F 23 9 20,75 7 2 6,50 4 2 3,50 2 0 2,00 22 10 19,50 1 0 1,00 59 23 53,25 177,845 53 2536 130,478 39 4822 230,853 30 2039
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31 62 ZEHRA AYIK 12B 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 23 17 18,75 6 3 5,25 2 5 0,75 74 48 61,24 205,097 42 1776 133,121 35 4677 229,717 31 2084

32 88 ALEYNA KİBAR 12C 29 10 26,50 8 9 5,75 3 8 1,00 2 2 1,50 21 9 18,75 20 13 16,75 2 6 0,50 2 4 1,00 87 61 71,75 264,438 15 679 135,998 33 4511 227,275 32 2183

33 107 HAVVA 12C 28 8 26,00 9 8 7,00 3 4 2,00 4 2 3,50 21 14 17,50 19 15 15,25 2 2 1,50 86 53 72,75 254,700 19 827 136,080 32 4500 226,320 33 2222

34 25 DOĞAN 12A 25 10 22,50 10 3 9,25 2 4 1,00 9 4 8,00 19 8 17,00 13 6 11,50 2 2 1,50 2 4 1,00 82 41 71,75 234,393 24 1143 142,848 22 4091 225,318 34 2260

35 94 CEREN ÇETİN 12C 18 20 13,00 6 6 4,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 22 12 19,00 4 2 3,50 3 1 2,75 58 47 46,25 188,678 47 2240 124,248 41 5083 221,913 35 2404

36 7 EYÜP BURAK ŞENYÜZ 12A 29 10 26,50 12 3 11,25 28 4 27,00 12 6 10,50 26 6 24,50 22 10 19,50 129 39 119,25 320,773 1 702 221,193 36 2441

37 26 SUDE BAĞCI 12A 25 8 23,00 6 3 5,25 8 3 7,25 8 10 5,50 14 2 13,50 7 2 6,50 6 3 5,25 6 8 4,00 80 39 70,25 198,103 45 1956 167,613 14 3024 216,663 37 2633

38 57 ESMA T 12B 16 10 13,50 6 1 5,75 4 4 3,00 1 0 1,00 21 12 18,00 3 5 1,75 2 4 1,00 53 36 44,00 177,463 54 2556 122,368 45 5151 214,853 38 2715

39 84 ADAL   AYDIN 12D 25 13 21,75 9 4 8,00 1 0 1,00 3 2 2,50 19 10 16,50 13 9 10,75 70 38 60,50 225,160 32 1311 213,353 39 2785

40 13 FATMA SEVİM 12B 26 13 22,75 8 11 5,25 2 9 -0,25 4 7 2,25 21 16 17,00 14 20 9,00 1 0 1,00 76 76 57,00 215,660 37 1518 130,670 37 4809 212,838 40 2807

41 75 SEMA DAL 12D 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 19 14 15,50 14 10 11,50 76 47 63,49 227,962 31 1258 211,454 41 2868

42 95 MUSTAFA ÇAĞLAR ŞENEL 12B 9 4 8,00 2 3 1,25 10 2 9,50 20 12 17,00 4 8 2,00 45 29 37,75 163,473 56 2900 121,623 47 5172 209,003 42 2957

43 104 EDA NUR ÖZEL 12A 32 5 30,75 7 4 6,00 14 4 13,00 18 1 17,75 22 2 21,50 24 8 22,00 117 24 111,00 318,295 2 715 205,170 43 3126

44 3793 EMRE ARDIÇ 12D 20 17 15,75 7 11 4,25 2 7 0,25 7 4 6,00 20 17 15,75 15 8 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 72 65 55,75 230,828 28 1197 122,838 42 5141 205,123 44 3128

45 17 SILA Y 12C 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 19 19 14,25 18 18 13,50 80 60 64,24 234,632 23 1135 205,042 45 3133

46 216 ALİ AYAZ 12C 25 10 22,50 8 5 6,75 4 2 3,50 16 8 14,00 19 12 16,00 1 0 1,00 73 37 63,75 245,128 20 964 130,603 38 4814 202,763 46 3234

47 44 MERT B 12D 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 15 6 13,50 14 4 13,00 0 1 -0,25 72 34 62,74 229,692 30 1218 201,194 47 3324

48 31 FATMA ŞAHİNGÖZ 12D 19 14 15,50 5 9 2,75 3 4 2,00 4 4 3,00 19 13 15,75 14 10 11,50 64 54 50,50 221,628 33 1384 200,840 48 3342

49 79 HACI 12D 16 14 12,50 9 9 6,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 17 13 13,75 18 13 14,75 63 52 50,00 231,840 26 1183 189,418 49 3895

50 47 ÖMER B UDAK 12B 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 14 12 11,00 18 11 15,25 1 4 0,00 76 50 62,74 233,827 25 1151 188,369 50 3947

51 41 BAKİ BEY 12A 27 10 24,50 8 4 7,00 5 1 4,75 5 7 3,25 9 3 8,25 7 4 6,00 6 3 5,25 8 6 6,50 75 38 65,50 178,358 52 2523 179,208 10 2672 188,170 51 3951

52 115 SUDENAZ EĞİLMEZ 12 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 16 21 10,75 19 16 15,00 78 60 62,24 231,742 27 1185 187,087 52 4006

53 86 ZEYNEP A 12D 29 11 26,25 5 12 2,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 16 17 11,75 16 13 12,75 67 60 52,00 217,998 34 1451 183,888 53 4170

54 112 RÜMEYSA 12B 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 14 18 9,50 11 14 7,50 68 55 53,49 188,442 48 2250 180,674 54 4334

55 87 FATMA 12 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 14 20 9,00 6 10 3,50 63 53 48,99 165,862 55 2844 178,109 55 4466

56 2 SİMGE HALICI 12A 28 7 26,25 7 2 6,50 7 3 6,25 11 4 10,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 64 23 58,25 141,670 58 3419 150,185 19 3733 178,013 56 4471

57 217 EMİNE NUR CANLI 12A 17 15 13,25 8 5 6,75 6 3 5,25 6 5 4,75 8 4 7,00 8 1 7,75 6 3 5,25 5 8 3,00 64 44 53,00 178,775 51 2511 152,778 18 3600 173,483 57 4700

58 67 ZEYNEP B 12B 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 12 21 6,75 2 2 1,50 57 46 44,74 140,522 59 3452 134,674 34 4597 169,747 58 4868

59 69 AZİZ GÜNEŞ 12B 13 17 8,75 9 4 8,00 1 5 -0,25 15 20 10,00 17 10 14,50 1 1 0,75 56 57 41,75 216,105 35 1502 115,698 49 5313 166,963 59 4993

60 31 KADİR COŞKUN 12D 19 14 15,50 5 9 2,75 3 4 2,00 4 4 3,00 12 13 8,75 18 14 14,50 61 58 46,50 215,848 36 1509 164,930 60 5104
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61 122 BEYZA P 12A 27 12 24,00 13 2 12,50 7 1 6,75 11 5 9,75 8 1 7,75 12 10 9,50 78 31 70,25 211,618 4 1965 162,953 61 5197

62 22 SILA SANCAK 12A 29 8 27,00 8 8 6,00 11 1 10,75 7 8 5,00 9 2 8,50 5 10 2,50 69 37 59,75 173,673 12 2835 161,680 62 5253

63 76 HAMİDE 12C 24 16 20,00 5 12 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 12 17 7,75 7 28 0,00 0 1 -0,25 53 78 33,50 137,853 60 3486 161,535 63 5261

64 3784 GÜLŞENER 12A 27 8 25,00 9 3 8,25 2 2 1,50 12 2 11,50 9 1 8,75 5 6 3,50 64 22 58,50 175,480 11 2787 158,118 64 5421

65 35 SENA ERTUĞ 12A 26 9 23,75 9 3 8,25 8 2 7,50 8 9 5,75 9 2 8,50 12 13 8,75 72 38 62,50 202,928 5 2108 158,083 65 5424

66 40 İREM ÇALIK 12A 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 12 3 11,25 7 7 5,25 62 33 52,99 182,366 8 2573 155,789 66 5535

67 16 RÜYA 12A 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 10 2 9,50 8 6 6,50 61 31 52,49 185,294 7 2489 152,079 67 5707

68 52 RUMEYSA SANRI 12A 23 10 20,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 1 14,75 6 1 5,75 17 9 14,75 68 24 62,00 224,233 3 1767 147,698 68 5911

69 117 TARIK BUĞRA GÜZAR 12D 22 18 17,50 5 5 3,75 2 0 2,00 8 13 4,75 5 6 3,50 1 0 1,00 43 42 32,50 145,768 57 3319 122,228 46 5154 146,730 69 5961

70 105 FİKRET 12A 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 6 1 5,75 1 1 0,75 50 25 42,99 147,401 21 3870 144,129 70 6074

71 0 DURMUŞ 12A 24 11 21,21 9 6 7,19 5 3 4,08 5 3 4,01 7 10 4,50 5 9 2,75 55 42 43,74 155,294 15 3492 141,479 71 6180

72 3632 Y A Ş A R 12A 14 11 11,25 7 3 6,25 10 9 7,75 3 3 2,25 6 5 4,75 6 9 3,75 46 40 36,00 154,088 16 3549 134,903 72 6395

73 83 BEKİR 12A 16 11 13,25 7 8 5,00 3 3 2,25 5 6 3,50 4 4 3,00 7 8 5,00 42 40 32,00 153,060 17 3591 127,113 73 6572

74 80 SILA M 12B 14 15 10,25 4 7 2,25 1 0 1,00 4 1 3,75 7 11 4,25 30 34 21,50 131,735 61 3589

75 37 AKİF DURAN 12B 1 2 0,50 1 2 0,50
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