
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT BOĞAZLIYAN Boğazlıyan Anadolu Lisesi CAP TYT4 85 85 129 16146

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,23 11,48 18,36 2,41 1,73 1,98 1,60 1,51 1,22 2,32 1,14 2,04 2,23 1,68 1,81 0,02 0,01 0,01 9,17 5,43 7,81 1,76 2,18 1,21 2,91 1,38 2,56 3,01 1,04 2,76 46,66 27,58 39,76 224,340

Okul Ortalaması 24,05 11,36 21,21 2,92 1,48 2,55 1,67 1,60 1,27 1,71 0,92 1,49 2,31 1,68 1,89 0,00 0,00 0,00 4,74 2,64 4,08 0,89 1,37 0,55 1,63 0,73 1,45 2,25 0,96 2,01 42,17 22,74 36,50 213,690

KATILIMLAR

1 7 EYÜP BURAK ŞENYÜZ 12A 29 10 26,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 28 4 27,00 4 2 3,50 3 3 2,25 5 1 4,75 81 23 75,25 352,408 1161

2 104 EDA ÖZEL 12A 32 5 30,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 14 4 13,00 6 1 5,75 6 0 6,00 6 0 6,00 71 14 67,50 317,448 2196

3 11 IRAZ COŞKUN 12F 34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 13 8 11,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 66 25 59,75 294,303 3082

4 58 MEHMET ZENGİN 12D 34 6 32,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 61 15 57,25 283,408 3551

5 3776 GAMZE NUR 12A 29 9 26,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 4 8,00 1 2 0,50 3 3 2,25 5 1 4,75 59 22 53,50 272,778 4035

6 122 BEYZA P 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 7 1 6,75 2 3 1,25 5 1 4,75 4 1 3,75 58 20 53,00 269,980 4184

7 32 NURAY 12F 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 56 17 51,75 266,398 4347

8 3785 İSHAK BİROL KARATAŞ 12C 22 15 18,25 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 56 24 50,00 264,348 4461

9 22 SILA SANCAK 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 11 1 10,75 1 2 0,50 4 2 3,50 2 4 1,00 55 25 48,75 259,758 4684

10 2 SİMGE HALICI 12A 28 7 26,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 7 3 6,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 1 4,75 53 16 49,00 256,678 4848

11 6 SUDE SAYIN 12F 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 54 22 48,50 255,765 4905

12 19 EYLÜL ERSUNGUR 12A 30 6 28,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 6 3 5,25 4 2 3,50 4 3 3,25 6 0 6,00 53 20 48,00 252,025 5107

13 10 YOZGAT 12C 26 13 22,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 10 3 9,25 2 5 0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 53 28 46,00 250,163 5231

14 89 AYLİN 12F 29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 51 17 46,75 248,940 5314

15 35 SENA ERTUĞ 12A 26 9 23,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 8 2 7,50 2 2 1,50 3 4 2,00 3 3 2,25 51 23 45,25 246,655 5464

16 3784 GÜLŞENER 12A 27 8 25,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 1 4,75 3 1 2,75 50 15 46,25 244,833 5574

17 77 FATMANUR BEKTAŞ 12C 29 9 26,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 48 13 44,75 242,660 5726

18 45 SEFANUR TUNÇ 12E 34 3 33,25 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 47 9 44,75 241,285 5797

19 38 SUDE AÇIKGÖZ 12D 28 9 25,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 48 14 44,50 241,068 5810

20 23 ALEYNA AKDOĞAN 12D 29 8 27,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 46 12 43,00 236,680 6087

21 14 ELA DOĞAN 12C 28 9 25,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 0 2,00 1 3 0,25 5 3 4,25 3 0 3,00 46 18 41,50 233,468 6322

22 28 GÜLCAN AÇIKEL 12F 25 11 22,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 3 4,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 48 25 41,75 233,115 6357

23 26 SUDE BAĞCI 12A 25 8 23,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 8 3 7,25 2 4 1,00 4 3 3,25 2 3 1,25 47 24 41,00 232,980 6369

24 8 ESMA GÜL 12D 32 7 30,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 46 18 41,50 232,543 6401

25 15 MAHMUT MANGAL 12F 24 7 22,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 1 3 0,25 3 1 2,75 47 24 41,00 232,178 6431

26 52 RUMEYSA SANRI 12A 23 10 20,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 5 0 5,00 45 14 41,50 230,160 6596

27 0 GİZEM 12 27 9 24,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 46 20 41,00 229,673 6633

28 63 RÜMEYSA YERKEL 12C 31 7 29,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 45 17 40,75 229,555 6641

29 0 DOĞAN 12 25 10 22,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 4 1 3,75 46 21 40,75 228,003 6743
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,23 11,48 18,36 2,41 1,73 1,98 1,60 1,51 1,22 2,32 1,14 2,04 2,23 1,68 1,81 0,02 0,01 0,01 9,17 5,43 7,81 1,76 2,18 1,21 2,91 1,38 2,56 3,01 1,04 2,76 46,66 27,58 39,76 224,340

Okul Ortalaması 24,05 11,36 21,21 2,92 1,48 2,55 1,67 1,60 1,27 1,71 0,92 1,49 2,31 1,68 1,89 0,00 0,00 0,00 4,74 2,64 4,08 0,89 1,37 0,55 1,63 0,73 1,45 2,25 0,96 2,01 42,17 22,74 36,50 213,690

KATILIMLAR

30 41 BAKİ BEY 12A 27 10 24,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 5 1 4,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 45 22 39,50 227,320 6787

31 107 HAVVA 12C 28 8 26,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 44 22 38,50 222,425 7146

32 50 ZELİHA 12F 27 9 24,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 6 1 5,75 1 2 0,50 42 18 37,50 222,218 7172

33 54 RÜVEYDA YILMAZ 12E 30 9 27,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 41 13 37,75 221,470 7227

34 118 TUĞÇE 12F 26 13 22,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 42 17 37,75 220,880 7277

35 60 SİNEM BAKKAR 12E 25 13 21,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 2 0,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 42 23 36,25 219,895 7368

36 51 MUSTAFA GÖĞÜŞ 12C 23 9 20,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 9 1 8,75 40 18 35,50 217,818 7542

37 3 DAMLA SNSR 12F 24 16 20,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 44 29 36,75 217,808 7543

38 120 YAREN KAPLAN 12C 23 16 19,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 7 3 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 42 26 35,50 215,945 7684

39 56 GÜLPERİ GÜNDOĞDU 12B 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 45 35 36,25 215,525 7721

40 53 BUSE SANCAK 12F 24 10 21,50 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 21 35,75 215,363 7738

41 29 FIRAT SUNGUR 12F 24 11 21,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 7 2 6,50 40 22 34,50 213,323 7908

42 68 BERKAY ÜÇÖZ 12A 22 10 19,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 6 1 5,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 40 21 34,75 213,093 7924

43 3671 EMRE GÖĞÜŞ 12A 20 8 18,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 2 3,50 40 19 35,25 212,253 7994

44 73 ESMA AVCI 12 26 11 23,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 38 14 34,50 211,123 8088

45 88 ALEYNA KİBAR 12C 29 10 26,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 3 1,25 3 8 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 29 34,75 210,363 8146

46 5 ELİF MAT 12D 23 13 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 39 19 34,25 208,745 8283

47 34 KEVSER GÜNEŞ 12E 27 9 24,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 37 14 33,50 207,068 8445

48 216 ALİ AYAZ 12C 25 10 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 2 3,50 37 17 32,75 205,963 8529

49 43 BERAT ÖZER 12F 23 12 20,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 39 23 33,25 205,803 8551

50 84 ADALET AYDIN 12D 25 13 21,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 38 19 33,25 205,505 8584

51 92 ŞEYMA 12F 23 9 20,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 36 13 32,75 205,490 8587

52 46 SILA KILIÇ 12D 26 11 23,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 36 17 31,75 201,455 8908

53 99 BEYZA DBAS 12E 28 10 25,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 38 25 31,75 201,063 8934

54 33 MİNE TUNÇAY 12F 22 12 19,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 37 23 31,25 200,203 9024

55 111 NİSA 12F 22 16 18,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 37 24 31,00 199,660 9070

56 217 EMİNE NUR CA LI 12A 17 15 13,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 3 0,25 6 3 5,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 37 28 30,00 197,248 9247

57 0 BERAT GÖĞÜŞ 12C 23 11 20,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 37 30 29,50 194,803 9449

58 13 FATMA SEVİM    Ç 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 9 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 40 40 30,00 194,393 9484
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,23 11,48 18,36 2,41 1,73 1,98 1,60 1,51 1,22 2,32 1,14 2,04 2,23 1,68 1,81 0,02 0,01 0,01 9,17 5,43 7,81 1,76 2,18 1,21 2,91 1,38 2,56 3,01 1,04 2,76 46,66 27,58 39,76 224,340

Okul Ortalaması 24,05 11,36 21,21 2,92 1,48 2,55 1,67 1,60 1,27 1,71 0,92 1,49 2,31 1,68 1,89 0,00 0,00 0,00 4,74 2,64 4,08 0,89 1,37 0,55 1,63 0,73 1,45 2,25 0,96 2,01 42,17 22,74 36,50 213,690

KATILIMLAR

59 70 EMİNE 12D 24 15 20,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 35 22 29,50 194,243 9492

60 108 İLKAY 12B 20 13 16,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 34 22 28,50 191,628 9696

61 3632 Y A Ş A R 12A 14 11 11,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 10 9 7,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 34 26 27,50 191,423 9718

62 97 AYDA YENİCE 12C 17 19 12,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 34 25 27,75 189,865 9836

63 55 FADİME 12E 28 8 26,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 32 17 27,75 187,918 10007

64 0 G 12 21 16 17,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 7 2,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 37 39 27,25 187,743 10023

65 86 ZEYNEP A 12D 29 11 26,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 30 27,50 187,173 10074

66 93 ÇELİK 12F 23 13 19,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 33 26 26,50 184,498 10299

67 213 KARDELEN BAYAR 12F 18 12 15,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 31 20 26,00 183,060 10425

68 76 HAMİDE 12C 24 16 20,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 34 32 26,00 182,390 10481

69 3793 EMRE ARDIÇ 12D 20 17 15,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 1 2,75 36 39 26,25 181,935 10521

70 101 CE *A 12F 25 13 21,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 31 23 25,25 180,735 10630

71 81 UMUT KUMAŞÇI 12F 18 13 14,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 21 24,75 179,340 10733

72 83 BEKİR 12A 16 11 13,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 31 28 24,00 176,658 10939

73 57 ESMA T 12B 16 10 13,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 4 3,00 1 0 1,00 27 15 23,25 175,358 11022

74 117 TARIK BUĞRA GÜZAR 12D 22 18 17,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 29 23 23,25 174,878 11058

75 31 KADİR COŞKUN 12D 19 14 15,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 1 4 0,00 3 4 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 31 31 23,25 174,138 11119

76 79 HACI 12D 16 14 12,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 28 26 21,50 169,860 11396

77 0 CEREN ÇETİN 12C 18 20 13,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 29 32 21,00 168,930 11477

78 114 NAZ AŞIR 12 17 17 12,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 28 28 21,00 166,633 11658

79 110 FURKAN T 12C 15 12 12,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 0 2,00 25 18 20,50 166,325 11673

80 95 MUSTAFA ÇAĞLAR ŞENEL 12B 9 4 8,00 2 3 1,25 10 2 9,50 21 9 18,75 165,108 11758

81 74 EDA EFE 12C 18 16 14,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 26 25 19,75 164,098 11838

82 80 SILA MAVİLİİİ 12B 14 15 10,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 23 23 17,25 154,370 12498

83 69 AZİZ GÜNEŞ 12B 13 17 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 23 26 16,50 152,388 12634

84 0 ÖMER BUDAKKK 12B 11 29 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 7 1 6,75 23 37 13,75 147,730 12920

85 37 AKİF DURAN 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 101,885 15446
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,23 11,48 18,36 2,41 1,73 1,98 1,60 1,51 1,22 2,32 1,14 2,04 2,23 1,68 1,81 0,02 0,01 0,01 9,17 5,43 7,81 1,76 2,18 1,21 2,91 1,38 2,56 3,01 1,04 2,76 46,66 27,58 39,76 224,340

Okul Ortalaması 24,05 11,36 21,21 2,92 1,48 2,55 1,67 1,60 1,27 1,71 0,92 1,49 2,31 1,68 1,89 0,00 0,00 0,00 4,74 2,64 4,08 0,89 1,37 0,55 1,63 0,73 1,45 2,25 0,96 2,01 42,17 22,74 36,50 213,690

KATILIMLAR
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