
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT BOĞAZLIYAN Boğazlıyan Anadolu Lisesi ENS TYT -1 94 183 232 11375

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,72 9,00 22,47 3,13 1,11 2,85 1,70 1,25 1,38 1,84 1,00 1,59 3,02 1,31 2,69 0,03 0,02 0,02 8,38 5,12 7,11 1,44 2,55 0,80 1,85 1,61 1,45 1,01 1,30 0,69 47,12 24,27 41,05 232,210

Okul Ortalaması 27,04 7,59 25,15 3,47 0,79 3,27 2,06 1,56 1,67 1,51 0,52 1,38 3,14 1,10 2,87 0,06 0,03 0,05 4,45 4,29 3,38 0,82 1,99 0,33 1,18 1,09 0,90 0,50 0,91 0,27 44,23 19,87 39,27 223,080

KATILIMLAR

1 7 EYÜP BURAK ŞENYÜZ 12A 31 4 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 6 18,50 2 2 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 72 18 67,50 323,715 1214

2 11 I * ZCOŞKUN 12F 37 2 36,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 70 15 66,25 316,788 1371

3 22 SILA SANCAK 12A 34 3 33,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 11 0 11,00 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 61 11 58,25 290,150 2110

4 32 NURAY BAĞCI 12F 33 6 31,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 10 5 8,75 2 0 2,00 1 0 1,00 61 13 57,75 287,863 2179

5 3 DAMLA SANSAR 12F 38 2 37,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 4 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 59 9 56,75 280,433 2447

6 3776 GAMZE NUR 12A 33 6 31,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 12 4 11,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 59 16 55,00 280,015 2460

7 58 MEHMET ZENGİNNNN 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 59 13 55,75 276,648 2606

8 29 FIRAT SUNGUR 12F 36 3 35,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 57 8 55,00 275,348 2656

9 122 BEYZA PEKER 12A 27 8 25,00 4 0 4,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 10 2 9,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 57 16 53,00 272,310 2779

10 1 CENNET KARAYILMAZ 12A 34 5 32,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 8 6 6,50 3 3 2,25 2 1 1,75 1 1 0,75 58 19 53,25 271,605 2820

11 15 MAHMUT MANGAL 12F 32 6 30,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 55 14 51,50 264,560 3147

12 4 ZEKİYE OFLAZOĞLU 12F 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 55 19 50,25 262,263 3246

13 19 EYLÜL ERSUNGUR 12A 34 3 33,25 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 54 14 50,50 260,513 3339

14 10 BERKAY YOZGAT 12C 31 2 30,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 50 5 48,75 257,973 3440

15 35 SENA ERTUĞ 12A 26 6 24,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 10 0 10,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 52 17 47,75 256,183 3532

16 38 SUDE AÇIKGÖZ 12D 34 1 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 50 7 48,25 254,035 3638

17 104 EDA ÖZEL 12A 28 6 26,50 15 2 14,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 4 0,00 50 15 46,25 253,788 3646

18 90 İSMAİL DOĞAN 12C 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 10 3,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 26 47,50 252,710 3709

19 41 BAKİ BEYCEOĞLU 12A 33 5 31,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 50 10 47,50 251,938 3757

20 8 ESMA GÜL 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 50 9 47,75 251,730 3767

21 63 RÜMEYSA YERKEL 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 5 1,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 52 19 47,25 250,405 3827

22 46 SILA K 12D 34 3 33,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 48 5 46,75 248,965 3906

23 21 ESRA KAFKAS 12B 33 2 32,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 47 5 45,75 246,633 4035

24 81 UMUT KUMAŞCI 12F 32 7 30,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 10 2,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 52 27 45,25 245,140 4122

25 62 ZEHRA AYIK 12B 32 4 31,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 7 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 50 17 45,75 244,748 4144

26 25 RUKİYE DOĞAN 12A 29 7 27,25 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 7 3,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 50 20 45,00 244,418 4157

27 43 BERAT ÖZER 12F 35 3 34,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 47 7 45,25 243,260 4206

28 93 EFE ÇELİK 12F 31 3 30,25 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 46 10 43,50 238,683 4499

29 16 RÜYA ÇİFTÇİ 12A 27 3 26,25 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 45 11 42,25 238,300 4529

                                                1 / 4



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT BOĞAZLIYAN Boğazlıyan Anadolu Lisesi ENS TYT -1 94 183 232 11375

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,72 9,00 22,47 3,13 1,11 2,85 1,70 1,25 1,38 1,84 1,00 1,59 3,02 1,31 2,69 0,03 0,02 0,02 8,38 5,12 7,11 1,44 2,55 0,80 1,85 1,61 1,45 1,01 1,30 0,69 47,12 24,27 41,05 232,210

Okul Ortalaması 27,04 7,59 25,15 3,47 0,79 3,27 2,06 1,56 1,67 1,51 0,52 1,38 3,14 1,10 2,87 0,06 0,03 0,05 4,45 4,29 3,38 0,82 1,99 0,33 1,18 1,09 0,90 0,50 0,91 0,27 44,23 19,87 39,27 223,080

KATILIMLAR

30 89 AYLİN YORULMAZ 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 46 13 42,75 237,738 4564

31 42 AYTUĞ GÜZAR 12D 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 8 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 50 27 43,25 237,123 4595

32 0 FİKRET ÖZER 12A 32 3 31,25 1 0 1,00 4 0 4,00 5 3 4,25 2 0 2,00 44 6 42,50 236,683 4626

33 120 YAREN SILA KAPLAN 12C 32 7 30,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 5 2,75 46 14 42,50 236,453 4643

34 111 NİSA 12F 32 4 31,00 2 0 2,00 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 0 1,00 45 11 42,25 235,053 4727

35 56 GÜLPERİ GÜNDOĞDU 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 46 16 42,00 233,460 4837

36 17 SILA Y 12C 29 4 28,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 45 15 41,25 232,763 4885

37 77 FATMANUR BEKTAŞ 12C 30 5 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 4 3,00 45 15 41,25 232,655 4890

38 110 FURKAN T 12D 30 8 28,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 44 11 41,25 231,993 4937

39 44 BECET 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 46 18 41,50 231,785 4949

40 6 SUDE SAYIN 12F 30 8 28,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 23 40,25 230,113 5064

41 39 YILDIZ TEKİN 12C 29 9 26,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 3 4,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 45 20 40,00 229,723 5096

42 20 GİZEM DENİZ 12F 29 4 28,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 10 40,50 229,165 5134

43 28 GÜLCAN AÇIKEL 12F 26 9 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 17 39,75 227,670 5244

44 24 HALİT İLASLAN 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 45 22 39,50 226,653 5314

45 106 GÖKÇE KARA 12F 26 10 23,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 19 39,25 225,588 5385

46 2 SİMGE HALICI 12A 28 5 26,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 4 3 3,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 42 12 39,00 225,043 5430

47 101 CEYDA 12F 29 7 27,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 18 38,50 223,273 5570

48 23 ALEYNA AKDOĞAN 12D 28 6 26,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 41 10 38,50 222,260 5650

49 217 EMİNE NUR CANLI 12A 26 3 25,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 4 7,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 17 36,75 220,765 5761

50 0 OĞUZ 12A 27 8 25,00 5 0 5,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 7 18 2,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 48 44 37,00 219,130 5884

51 75 SEMANUR DAL 12D 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 40 13 36,75 216,568 6067

52 107 HAVVA YAMAN 12C 30 2 29,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 8 -1,00 41 17 36,75 215,933 6116

53 0 BERKAY ÜÇÖZ 12A 25 3 24,25 2 0 2,00 1 0 1,00 6 5 4,75 3 2 2,50 1 1 0,75 38 11 35,25 213,690 6256

54 119 YAREN YILMAZ 12B 23 7 21,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 39 16 35,00 213,458 6269

55 3784 GÜL PEMBE ŞENER 12A 28 5 26,75 5 0 5,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 40 18 35,50 212,268 6355

56 12 ATAKAN YERLİKAYA 12D 27 13 23,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 8 16 4,00 43 35 34,25 210,995 6429

57 51 MUSTAFA GÖĞÜŞ 12C 23 7 21,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 7 6 5,50 38 17 33,75 210,355 6471

58 3671 EMRE GÖĞÜŞ 12A 20 6 18,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 4 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 15 33,25 208,118 6628
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Genel Ortalama 24,72 9,00 22,47 3,13 1,11 2,85 1,70 1,25 1,38 1,84 1,00 1,59 3,02 1,31 2,69 0,03 0,02 0,02 8,38 5,12 7,11 1,44 2,55 0,80 1,85 1,61 1,45 1,01 1,30 0,69 47,12 24,27 41,05 232,210

Okul Ortalaması 27,04 7,59 25,15 3,47 0,79 3,27 2,06 1,56 1,67 1,51 0,52 1,38 3,14 1,10 2,87 0,06 0,03 0,05 4,45 4,29 3,38 0,82 1,99 0,33 1,18 1,09 0,90 0,50 0,91 0,27 44,23 19,87 39,27 223,080

KATILIMLAR

59 118 TUĞÇE HATIHAN 12F 25 9 22,75 4 0 4,00 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 38 18 33,50 206,818 6694

60 26 SUDE BAĞCI 12A 28 8 26,00 5 4 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 38 19 33,25 206,763 6700

61 113 SAMET CAN YILMAZ 12B 19 5 17,75 5 0 5,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 7 7 5,25 2 3 1,25 2 4 1,00 39 26 32,50 205,748 6764

62 14 ELA DOĞAN 12C 30 7 28,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 39 24 33,00 205,638 6768

63 216 ALİİHSAN AYAZZ 12C 27 9 24,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 24 33,00 205,603 6776

64 213 KARDELEN BAYAR 12F 27 8 25,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 8 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 23 33,25 205,133 6795

65 0 MURAT ERGÜL 12A 25 8 23,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 39 23 33,25 204,883 6813

66 86 ZEYNEP ALTINTAŞ 12D 28 10 25,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 37 18 32,50 204,170 6851

67 82 ABİDİN MURAT 12A 24 12 21,00 1 0 1,00 8 3 7,25 2 4 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 37 22 31,50 203,495 6898

68 67 ZEYNEP BİLDİREN 12B 25 13 21,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 5 2,75 38 26 31,50 201,568 7034

69 53 BUSE ÜÇÜNCÜSANCAK 12F 22 9 19,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 3 1,25 35 14 31,50 200,828 7079

70 108 İLKAY ÖZDAL 12B 24 10 21,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 35 15 31,25 199,238 7188

71 47 ÖMER BUDAK 12B 23 15 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 8 0,00 38 28 31,00 198,548 7236

72 57 ESMA TÜLEK 12B 20 8 18,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 33 12 30,00 196,520 7369

73 13 FATMA SEVİM 12B 25 12 22,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 35 21 29,75 195,238 7466

74 0 ELİF M 12D 24 4 23,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 32 8 30,00 195,150 7482

75 33 MÜNEVVER TUNÇAY 12F 23 16 19,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 7 3,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 38 35 29,25 194,903 7502

76 52 RUMEYSA SANRI 12A 25 8 23,00 5 2 4,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 33 15 29,25 194,773 7507

77 37 AKİF DURAN 12B 17 12 14,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 33 16 29,00 193,790 7583

78 76 HAMİDE DOĞANER 12C 26 12 23,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 36 29 28,75 192,258 7682

79 215 SÜMEYYE KOÇAK 12D 18 8 16,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 32 15 28,25 191,703 7721

80 103 DURM Ş CAN YCL 12A 18 8 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 6 7 4,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 35 31 27,25 189,123 7864

81 31 KADİR COŞKU NNNN 12D 19 6 17,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 20 27,00 186,845 7991

82 40 İREMÇALIK 12A 17 8 15,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 6 4 5,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 20 26,00 185,650 8064

83 84 ADALET AYDIN 12D 19 15 15,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 31 23 25,25 181,550 8300

84 114 NAZ AŞIR 12F 20 17 15,75 4 0 4,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 10 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 35 39 25,25 180,895 8347

85 87 FATMA KALIN 12F 20 16 16,00 4 0 4,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 11 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 38 24,50 178,545 8476

86 80 SILA MAVİLİ 12B 21 13 17,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 29 21 23,75 174,580 8697

87 48 SAMET PALABIYIK 12C 18 12 15,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 3 3,25 27 17 22,75 174,098 8718
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Genel Ortalama 24,72 9,00 22,47 3,13 1,11 2,85 1,70 1,25 1,38 1,84 1,00 1,59 3,02 1,31 2,69 0,03 0,02 0,02 8,38 5,12 7,11 1,44 2,55 0,80 1,85 1,61 1,45 1,01 1,30 0,69 47,12 24,27 41,05 232,210

Okul Ortalaması 27,04 7,59 25,15 3,47 0,79 3,27 2,06 1,56 1,67 1,51 0,52 1,38 3,14 1,10 2,87 0,06 0,03 0,05 4,45 4,29 3,38 0,82 1,99 0,33 1,18 1,09 0,90 0,50 0,91 0,27 44,23 19,87 39,27 223,080

KATILIMLAR

88 112 RÜMEYSA ÖNER 12B 18 12 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 22 22,50 171,475 8862

89 83 BEKİR 12A 13 8 11,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 4 0,00 1 2 0,50 26 18 21,50 169,585 8959

90 117 TARIK BUĞRA GÜZAR 12D 20 16 16,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 3 1,25 28 25 21,75 169,018 8992

91 78 ARDA ÜNAL 12A 16 5 14,75 7 8 5,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 3 0,25 26 21 20,75 168,390 9040

92 69 ABDULLAH GÜNEŞ 12B 18 20 13,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 7 2,25 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 5 -0,25 33 54 19,50 163,765 9258

93 61 FATMA ŞAHİNGÖZ 12D 16 14 12,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 3 0,25 24 18 19,50 161,970 9321

94 74 EDA EFE 12D 15 18 10,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 2 8 0,00 22 33 13,75 143,613 10009
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